



Kristiansand  
kommune

TRY RØR AS  
Linnegrøvan 28  
4640 SØGNE

Vår ref.:  
BYGG-21/03813-3  
(Bes oppgitt ved henvendelse)  
Deres ref.:

Dato  
15.12.2021

## Okse 27 m.fl. - GB 426/6 - Dispensasjon for legging av vann- og avløpsledning

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 426 / 6 / 0 / 0  
Ansvarlig søker: TRY RØR AS  
Tiltakshaver: Anna Kjellaug Øgreid

### Vedtak

Plan og bygg ved byggesaksenheten behandler søknaden etter delegasjon gitt plan- og bygnings sjefen med virkning fra 01.01.2020.

Det søkes om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8, fra formål i sjø og fra LNF-formål for etablering av vann- og avløpsledninger til flere eiendommer på sørvestsiden av Okse. Søknaden gjelder i hovedsak for GB 426/6 – Okse 27, men gjelder også følgende andre eiendommer:

- GB 426/12 – Okse 38
- GB 426/27 – Okse 36
- GB 426/29 – Okse 35
- GB 426/28 – Okse 34
- GB 426/32 – Okse 37
- GB 426/30 – Okse 33
- GB 426/33 – Okse 32
- GB 426/39 – Okse 30
- GB 426/16 – Okse 29
- GB 426/34 – Okse 49

I medhold av plan- og bygningsloven [§ 19-2](#) godkjennes søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8, forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen, fra formål i sjø, Bruk og vern av sjø og vassdrag, og fra LNF-formål. Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

- Før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltaket må det foreligge tillatelse etter havne- og farvannsloven.
- Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt som mulig og slik at tiltaket blir tilnærmet usynlig etter noe tid.
- Søknad om tilkobling etter plan- og bygningsloven må sendes inn for

Sikker post  
[www.kristiansand.kommune.no/eDialog](http://www.kristiansand.kommune.no/eDialog)

E-postadresse  
[post.byutvikling@kristiansand.kommune.no](mailto:post.byutvikling@kristiansand.kommune.no)

Postadresse  
Postboks 4  
4685 Nodeland

Besøksadresse  
Rådhuskvartalet,  
Rådhusgata 18

Kommunalområde  
Byggesaksbehandling

Saksbehandlers  
telefonnummer:  
97990378

Telefon  
38 07 50 00

Nettadresse  
[kristiansand.kommune.no](http://kristiansand.kommune.no)

Org. nummer NO985713529

den enkelte eiendom.

- **Pumpekummer, og ledninger skal legges skånsomt i terrenget og dekkes med stedlige masser slik at anlegget ikke blir synlig for omgivelsene etter noe tid.**
- **I overgang sjø/land skal ledningene fortrinnsvis bores i fjell, slik at disse ikke blir synlig for omgivelsene. Der forholdene ligger til rette for det, kan de legges i eksisterende fyllinger, under brygger eller liknende.**
- **For alle ledninger og kummer som legges på eller over private eiendommer må det foreligge tinglyste avtaler til etablering og fremtidig vedlikehold.**

**Kopi av dette vedtaket må vedlegges ved senere innsendelse av søknad om tillatelse til tilkobling på de respektive eiendommene.**

**Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-3, har vi fritatt tiltaket for ordinær nabovarsling da naboers/gjenboers interesser i liten grad blir berørt av tiltaket.**

---

#### **Bakgrunn for saken/søknaden:**

Det søkes om dispensasjon for etablering av avløpsledning og vannledning med tilhørende pumpekum for GB 426/6. Fra eiendommen legges ledninger ut til eksisterende ledninger i sjø. Søknad med vedlegg er mottatt den 15.09.2021. Søknad om dispensasjon fra LNF-formål er mottatt den 03.12.2021.

Det søkes også om dispensasjon for samme forhold for flere eiendommer, som vist til i vedtaket. Man ønsker nå å knytte seg opp til offentlig vann- og avløpsanlegg via eksisterende hovedledninger som fører inn til offentlig nett på fastlandet. Når eiendommene som er listet opp i vedtaket skal tilkobles anlegget, må dette søkes om som egne saker.

Søknadens dispensasjonsforhold:

- Fra formål i sjø, vannareal for allmenn flerbruk, område for natur, friluftsliv, ferdsel og fiske.
- Fra plan- og bygningslovens § 1-8, forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen.
- Fra LNF-formål i kommunedelplanen.

#### **Spesielle forhold:**

Ansvarlig søker sier følgende vedrørende nabovarsling: «Tiltaket er ikke nabovarslet. Dette på bakgrunn av at det har vært utsendt informasjon til alle i forbindelse med tilknytting. Da dette har vært et ønske fra hytteeierne i området og de har styrt prosessen om å få med så mange som mulig. Dermed mener vi det ikke er nødvendig med nabovarsling av tiltaket.»

Byggesaksenheten tar dette til etterretning.

#### **Gjeldende plangrunnlag:**

Eiendommen GB 426/6 ligger innenfor område avsatt til byggeområde for fritidsbebyggelse, uten krav om reguleringsplan, i kommunedelplanen for Borøya med omkringliggende øyer og holmer.

Ledninger i sjø skal legges i område avsatt til vannareal for allmenn flerbruk, område for natur, friluftsliv, ferdsel og fiske.

De andre eiendommene er også avsatt til fritidsbebyggelse, uten krav om reguleringsplan, i kommunedelplanen. For enkelte av eiendommene vil ledningstraséen måtte legges over område avsatt til LNF-formål.

Kommunedelplanen er vedtatt den 08.09.2005.

## **Naturmangfoldloven**

Naturmangfoldlovens ([NML](#)) sentrale prinsipper – kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper – skal legges til grunn ved myndighetsutøvelse etter naturmangfoldloven og annen lovgivning, herunder plan- og bygningsloven. Området er tidligere godt undersøkt med hensyn til naturmangfold. Resultater av registreringer ligger i naturbaser og artsdatabasen.

Eiendommen og området rundt inngår i et større område som viser forekomst av arter av nasjonal forvaltningsinteresse, og i dette tilfellet gjelder det ærfugl. Siden ledningene skal plasseres på sjøbunnen og graves ned på land, slik at de ikke gir synlige spor, vurderes tiltaket til ikke å gi negative følger for artsområdet.

På bakgrunn av dette vurderes tiltaket å ikke komme i konflikt med naturmangfoldloven, jf. [NML § 8-12](#). Forholdet til naturmangfoldloven anses dermed å være tilstrekkelig belyst.

## **Uttalelser fra annen myndighet:**

På grunnlag av melding fra Statsforvalteren i Agder, datert 05.01.2021, hvor det gjøres oppmerksom på at miljøvernabdelingen ikke har mulighet til å gi uttalelse til alle aktuelle dispensasjonssaker, er ikke saken sendt på høring til denne instansen.

## **Dispensasjoner:**

Tiltaket er i strid med plan- og bygningslovens § 1-8, formål i sjø og LNF-formål i kommunedelplanen og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens § 19-1 er det søkt om dispensasjon fra ovennevnte forhold.

## Dispensasjonsgrunnlaget:

Plan- og bygningsloven § 19-2 gir kommunen mulighet til å gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formål ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Søknader om dispensasjon må begrunnes. Naboer skal varsles og regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i lovens § 1-8 om forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag. Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.

Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan.

Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. Dette er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenseres fra eldre planer som ikke er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene.

## **Relevante punkter i ansvarlig søkers redegjørelse i kursiv skrift, med byggesaksenhetens påfølgende kommentar:**

*Flere av eiendommene har vann til hyttevegg, mens andre har private renseløsninger eller snurredass. Det vil være en stor fordel å tilknytte seg et*

velfungerende vann- og avløpsanlegg, slik at en unngår miljøutfordringer i forhold til private løsninger og utslipp i sjø.

Vedlagte situasjonskart viser trasé på vann- og avløpsledning fra hovedledning og inn til gjeldende eiendommer. Eksisterende avløpsledning ligger på nordsiden av Okse, og vil bli lagt i sjø, parallelt med dagens vannledningstrasé. Den vil bli lagt ferdig vektet.

Eksisterende vannledning ligger allerede tilknyttet til enkeltes hyttevegg og det er ønskelig for enkelte å oppgradere dette til helårsvann. Det vil da bli lagt en ny vannledning med varme, fra sjø og opp til gjeldende hytte(r).



Utsnitt av situasjonskart som viser ledningstrasé.

Tiltaket vil bli utført på en skånsom måte og der det er nødvendig vil det tilføres stedlige masser for å dekke til selve tiltaket.

Ledningen i sjø sikres mot oppdrift og overgangen mellom land/sjø ivaretas med å legge ledningen opp gjennom et skar som gjør at vi kan sikre denne på best mulig måte. En vil da kunne skjule ledningen for andre, slik at den ikke blir synlig for omgivelsene.

Tiltakshavere ønsker å oppgradere sanitærforholdene til sine fritidsboliger. Det ligger i dag vann- og avløpsledning i nærheten av eiendommene. Det vil være en stor fordel å tilknytte seg et velfungerende avløpsanlegg, slik at en unngår miljøutfordringer i forhold til private løsninger og utslipp i sjø.

*Hensynene i kommunedelplanen er å skape en fornuftig, helhetlig og forutsigbar disponering av arealer. De aktuelle eiendommene er bebyggt med fritidsboliger. At disse får en hensiktsmessig og miljøvennlig vann- og avløpsløsning, anses å være i tråd med formålet i planen. Selv om det er byggeforbud i 100-metersbeltet og eiendommen kommer inn under dette, vil tiltaket ikke være synlig for andre når det er ferdig. Det vil av den grunn ikke være spesielle ulemper for allmennheten med å la eiendommen tilknytte seg et velfungerende avløpsanlegg.*

Byggesaksenheten er i all hovedsak enig i søkers begrunnelse. Det vil gi stor samfunnsmessig nytteverdi å få ordnede avløpsforhold fra øyer i skjærgården.

Det vises for øvrig til dispensasjonssøknaden i sin helhet.

#### **Vurdering av dispensasjonsforholdene:**

Det søkes om etablering av vann- og avløpsledninger til diverse eiendommer på sørvestsiden av Okse. I første omgang er det eiendommen GB 426/6 som ønsker tilkobling, men det kan bli aktuelt med flere tilkoblinger på et senere tidspunkt. Det søkes derfor dispensasjon for tilkobling til offentlig vann og avløp via ledninger i sjø, for en rekke eiendommer. Alle de aktuelle eiendommene er listet opp i vedtaket. Det er tidligere gitt tillatelse for hovedledningen som ilandføres ved Torvesanden.

Tiltaket er i strid med formål i sjø i kommunedelplanen, med plan- og bygningslovens § 1-8, forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen, samt fra byggeforbudet i kommunedelplanens LNF-områder.

Gjeldende kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer og holmer er vedtatt i 2005 og er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Planen fastsetter fremtidig arealbruk for området, og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 1-6. Tiltak må ikke være i strid med planens arealformål og bestemmelser.

#### Gjeldende lovtekst i plan- og bygningsloven:

##### § 19-2. Dispensasjonsvedtaket

*Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.*

*Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.*

*Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.*

Bestemmelsen inneholder kumulative vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Det betyr at i første omgang må det vurderes om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Viser vurderingen at de nevnte hensynene blir vesentlig tilsidesatt, skal ikke kommunen behandle dispensasjonen videre.

Plan- og bygningslovens § 1-8, om forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen, skal ivareta forhold som natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Tiltaket vil ikke ha betydning for det bebygde preget i området, og forholdet til allmenne interesser blir ikke vesentlig tilsidesatt som følge av en dispensasjon. Omsøkte tiltak gjelder etablering av pumpekummer og ledninger som skal graves ned på eiendommene og nedsenkede vann- og avløpsledninger i sjøen. Tiltaket vil etter noe tid ikke være synlig for omgivelsene. Naturmangfoldet skades ikke ved gjennomføringen av tiltaket, og vi kan ikke se at friluftsliv eller andre allmenne interesser påvirkes, verken på land eller i sjø.

Tiltaket vil, etter byggesaksenhetens vurdering, ikke ha vesentlig betydning for de forhold bestemmelsen om forbud mot tiltak i 100-metersbeltet skal ivareta, og vi kan ikke se at en dispensasjon vil svekke bestemmelsen på generelt grunnlag.

Tiltaket krever også dispensasjon fra formål i sjø. Ledningene skal legges og sikres på sjøbunnen og vil ha minimal innvirkning i forhold til båttrafikk og bruk av sjøarealene. Området vil etter gjennomføring av tiltaket fremstå slik det gjør i dag, og allmenne interesser skades dermed ikke som følge av tiltaket. Behandling etter havne- og farvannsloven sikrer også at valgte ledningstrasé kvalitetssikres. Det stilles vilkår om slik behandling i vedtaket. Med bakgrunn i dette kan vi ikke se at de hensynene bestemmelsen skal ivareta blir skadelidende.

LNF-formålet i kommunedelplanen skal i all hovedsak skjerme ubebygde og uberørte arealer mot utbygging. I dette tilfellet gjelder det nedgraving av ledninger gjennom området, og tiltaket vil etter en viss tid være lite synlig i sine omgivelser. Byggesaksenheten kan ikke se at de hensynene som bestemmelsen skal ivareta blir skadelidende ved gjennomføringen av et slikt tiltak.

Med bakgrunn i ovennevnte konkluderer byggesaksenheten med at hvis det blir gitt dispensasjon i dette tilfellet, vil hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. Vilåret etter plan- og bygningslovens § 19-2 andre ledd andre punktum er dermed oppfylt.

Videre må det, i henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 andre ledd andre punktum, vurderes om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulemperne.

Fordeler og ulemper vil i stor grad være sammenfallende for de forhold det søkes om dispensasjon fra. Det foretas derfor en samlet vurdering av fordeler og ulemper i saken.

Anlegget skal graves ned og/eller senkes ned i sjøen. Allmenne interesser og det bebygde preget i kystlandskapet endres ikke. På kort sikt kan anleggsarbeidene medføre noe sår i terrenget, men med de strenge vilkår som settes til gjennomføringen, vil dette være midlertidig. Tiltaket vil derfor ikke påvirke landskapsinteressene. Videre vil ikke tiltaket ha noen negative konsekvenser for tilgjengeligheten langs – eller til – sjøen, eller i forhold til allmennheten.

Det er en tungtveiende fordel at det etableres en sikker behandling av avløp fra flere eiendommer. Anlegget skal kobles til offentlig anlegg, via private ledninger, og er et lukket system. Med dette unngår man individuelle avløpsløsninger, da gjerne med utslipp til sjø, og det blir ryddet opp i noe som kan være utdaterte og uheldige utslippsløsninger.

I enhver dispensasjonssak må det foretas en vurdering av momentet med uheldig presedens for liknende saker, og det vil ved enhver dispensasjon følge med en risiko om at saken vil kunne skape presedens. Hvor stor denne risikoen er må

vrderes i hvert enkelt tilfelle. Det må imidlertid være snakk om rettslig og faktisk sammenlignbare saker hvis likebehandlingshensyn skal gjøre seg gjeldende. Dersom denne saken skaper presedens for liknende saker, vil ikke dette nødvendigvis være av negativ karakter.

Dersom det finnes alternativer som ikke krever dispensasjon, er dette en ulempe som skal tillegges vesentlig vekt. I denne saken finnes ikke slike alternativer, da tiltaket uansett vil være avhengig av dispensasjon fra formålet i sjø og forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet.

Byggesaksenheten konkluderer med at fordelene ved å gi en dispensasjon er klart større enn ulempene, og forutsetningene for på gitte vilkår å kunne gi den omsøkte dispensasjonen etter plan- og bygningslovens § 19-2 foreligger.

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd, følger det at kommunen «kan gi» dispensasjon. Dette betyr at selv om vilkårene for dispensasjon er oppfylt, plikter ikke kommunen å gi dispensasjon. Det må foretas en konkret vurdering av om det er hensiktsmessig å gi dispensasjon.

Det foreligger ikke nært forestående regulering for området, og det vil være uhensiktsmessig å kreve utarbeiding av egen plan på grunnlag av det her omsøkte tiltaket. Oppgradering av vann- og avløpsnettet vurderes også å ha samfunnsmessig nytteverdi.

Etter en konkret vurdering og i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd, finner byggesaksenheten at det er hensiktsmessig å gi dispensasjon.

### **Gebyr**

Tiltaket gebyrlegges etter kommunens gebyrregulativ datert 01.01.2021, og betalingsatser for kartgebyr datert 01.01.2021.

Følgende gebyr skal betales:

<b>Beskrivelse</b>	<b>Varenr.</b>	<b>Beløp</b>
Behandling av dispensasjon, LNF	5068	17 000
Behandling av dispensasjon, pbl § 1-8 (50%)	5068	8 500
Behandling av dispensasjon, formål sjø (25%)	5068	4 250
Kartavgift	5032	1 000
<hr/>		
Totalt gebyr å betale		30 750

Gebyr ettersendes tiltakshaver.

### **Gyldighet:**

Vedtaket om tillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter den tid faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningsloven [§ 21-9](#).

### **Klageadgang:**

Vedtaket kan påklages, jfr. plan- og bygningsloven [§ 1-9](#) og forvaltningsloven [§ 28](#). Se vedlagte orientering.

### Har du/dere spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Terje Axelsen  
terje.axelsen@kristiansand.kommune.no

Med hilsen

Arne Kjell Brunnes  
Byggesaksleder

Gudveig Tønnesøl Dalaker  
Avdelingsleder byggesak

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur*

Vedlegg:  
sitkart. VA Okse vest.pdf

Kopi til:  
STATSFORVALTEREN I AGDER  
Anna Kjellaug Øgreid



## ORIENTERING OM KLAGEADGANG

### Klageorgan

Avgjørelsen kan påklages til statsforvalteren i Agder som har fått delegert myndighet fra departementet til å avgjøre saker om klage over vedtak fattet av kommunen.

### Klageadgang, hvem kan klage?

Vedtak om tillatelse eller avslag på søknad er et enkeltvedtak som kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse. Du vil som ansvarlig søker/tiltakshaver og som nabo i utgangspunktet ha full adgang til å klage. Noen klager fra nabo kan likevel bli avvist, dersom tilknytningen til byggesaken har for fjern betydning. Dersom man har en annen tilknytning til saken, må det avgjøres i hvert tilfelle om vedkommende har klagerett.

### Klageadressat

Klagen skal sendes til:

Plan og bygg, Postboks 4, 4685 Nodeland

Besøksadresse: Rådhusgata 18 – etter avtale.

### Klagefrist

Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brev kom frem. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen kommer inn for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget fristen, men da må du begrunne hvorfor du ønsker det. Søknad om forlenget frist må også sendes innen 3 uker.

### Innholdet i klagen

Du må presisere:

- Hvilket vedtak du klager over, oppgi saksnummer
- Årsaken til at du klager
- Den eller de endringer som du ønsker
- Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen
- Du må oppgi ditt navn og adresse.
- Klagen må undertegnes.

### Utsetting av gjennomføringen av vedtaket

Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort (søke oppsettende virkning). Søknaden må begrunnes og sendes til plan-, bygg- og oppmålingsetaten. Plan- og bygningssjefens avgjørelse om oppsettende virkning kan ikke påklages, men du kan selv bringe spørsmålet om oppsettende virkning direkte inn for fylkesmannen til ny vurdering.

### Rett til å se gjennom saksdokumentene og til å kreve veiledning

Med visse begrensninger har du rett til å se gjennom dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. Ved å ta kontakt med plan-, bygg- og oppmålingsetaten vil du få nærmere veiledning om:

- adgangen til å klage
- fremgangsmåten ved klage
- saksbehandlingsregler ved klage

### Kostnader ved omgjøring av vedtak

Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Forutsetningen er da vanligvis at det organet som traff det opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at vedtaket blir

endret. Kravet må settes frem for plan-, bygg- og oppmålingsetaten senest 3 uker etter at du har mottatt det nye vedtaket.

Du kan også søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Det gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. En advokat kan gi nærmere opplysninger om dette.